
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Mardin MİDYAT KAYALIPINAR ORTAOKULU 8.SINIF DENEME 1 5994 363 271 15

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 10.61 7.61 8.07 5.56 3.46 4.40 6.66 2.68 5.77 4.36 3.49 3.19 5.03 6.14 2.98 11.57 6.40 9.43 43.78 29.79 33.85 241.203

İl Ortalaması 9.73 8.42 6.92 4.92 3.98 3.59 6.35 3.01 5.35 3.15 3.62 1.95 4.78 6.69 2.55 10.52 7.55 8.00 39.45 33.26 28.36 219.655
Okul Ortalaması 10.60 6.33 8.49 6.27 2.80 5.33 7.00 2.47 6.18 3.27 4.13 1.89 5.80 6.20 3.73 9.60 6.47 7.44 42.53 28.40 33.06 236.383

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 221 - CİRVANUR ATUĞ 8 / 0 16 4 14.67 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 16 3 15.00 19 1 18.67 80.00 9.00 77.01 428.933 134 6 4 1
2 212 - SEVGİ AKTEKİN 8 / 0 18 2 17.33 8 2 7.33 8 2 7.33 6 3 5.00 8 8 5.33 19 1 18.67 67.00 18.00 60.99 374.044 606 25 17 2
3 291 - HAMDİN AKTEKİN 8 / 0 11 3 10.00 8 1 7.67 7 3 6.00 7 3 6.00 12 3 11.00 13 2 12.33 58.00 15.00 53.00 326.652 1196 57 39 3
4 241 - ESER ATUĞ 8 / 0 12 8 9.33 7 3 6.00 8 2 7.33 4 6 2.00 8 2 7.33 13 5 11.33 52.00 26.00 43.32 288.578 1889 83 63 4
5 201 - AHMET AKAN 8 / 0 9 6 7.00 8 2 7.33 7 3 6.00 4 3 3.00 9 5 7.33 14 5 12.33 51.00 24.00 42.99 282.178 2019 87 67 5
6 76 - İCLAL AKAY 8 / 0 12 8 9.33 6 4 4.67 8 2 7.33 1 6 -1.00 7 5 5.33 11 8 8.33 45.00 33.00 33.99 252.533 2683 127 93 6
7 57 - GÜLE AKYÜZ 8 / 0 14 5 12.33 6 3 5.00 9 0 9.00 6 3 5.00 5 7 2.67 9 10 5.67 49.00 28.00 39.67 250.637 2732 129 95 7
8 49 - ASUMAN ATUĞ 8 / 0 9 11 5.33 6 4 4.67 7 3 6.00 5 3 4.00 4 12 0.00 11 9 8.00 42.00 42.00 28.00 200.726 3859 196 141 8
9 0 - ZAHİDE ATUĞ 8 / 0 14 6 12.00 5 5 3.33 7 3 6.00 0 6 -2.00 3 6 1.00 4 6 2.00 33.00 32.00 22.33 199.748 3879 197 142 9

10 54 - BARIŞ AKAN 8 / 0 6 5 4.33 7 3 6.00 7 3 6.00 1 4 -0.33 2 5 0.33 9 4 7.67 32.00 24.00 24.00 190.356 4076 208 152 10
11 137 - DİYADDİN ATUĞ 0 / 0 10 6 8.00 6 2 5.33 8 1 7.67 2 5 0.33 2 9 -1.00 5 8 2.33 33.00 31.00 22.66 175.037 4389 231 171 11
12 73 - NİSANE ATUĞ 8 / A 11 9 8.00 7 2 6.33 9 1 8.67 0 7 -2.33 1 10 -2.33 6 9 3.00 34.00 38.00 21.34 170.148 4486 239 176 12
13 252 - YUNUS BİLEN 8 / 0 6 3 5.00 2 3 1.00 2 4 0.67 0 3 -1.00 1 1 0.67 4 4 2.67 15.00 18.00 9.01 150.415 4834 273 198 13
14 149 - MENES AĞIRMAN 8 / 0 8 11 4.33 5 5 3.33 3 7 0.67 2 6 0.00 6 11 2.33 3 16 -2.33 27.00 56.00 8.33 131.585 5135 292 212 14
15 25 - HAMDİYE AKYÜZZ 8 / A 3 8 0.33 4 2 3.33 5 3 4.00 1 4 -0.33 3 6 1.00 4 9 1.00 20.00 32.00 9.33 124.178 5234 297 215 15


